
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Kayseri KOCASİNAN Sancaktepe Şehit Fahrettin Livçalkan Ortaokulu Kayseri 8.Sınıf Deneme Sınavı-2 17655 17655 5002 25

Ortalamalar
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 9.40 8.30 6.63 4.35 4.35 2.90 5.61 3.49 4.45 4.13 3.22 3.06 5.52 6.04 3.51 9.43 7.86 6.81 38.44 33.26 27.35 215.836

İl Ortalaması 9.40 8.30 6.63 4.35 4.35 2.90 5.61 3.49 4.45 4.13 3.22 3.06 5.52 6.04 3.51 9.43 7.86 6.81 38.44 33.26 27.35 215.836
Okul Ortalaması 6.92 9.64 3.71 2.84 4.68 1.28 4.64 4.28 3.21 1.00 2.84 0.05 2.08 5.04 0.40 7.16 8.44 4.35 24.64 34.92 13.00 156.828

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE T.C. İNK. TAR. DİN KÜLTÜRÜ AHL İNGİLİZCE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 128 - İREM YILMAZ 8 / A 12 6 10.00 7 2 6.33 5 2 4.33 0 4 -1.33 3 4 1.67 9 7 6.67 36.00 25.00 27.67 222.504 6484 6484 1852 1
2 100 - BERFİN ABRA Cİ 8 / A 13 6 11.00 6 4 4.67 6 4 4.67 2 2 1.33 3 8 0.33 9 9 6.00 39.00 33.00 28.00 218.504 6731 6731 1926 2
3 174 - MELİKE GÖK 8 / A 12 8 9.33 5 4 3.67 6 4 4.67 0 1 -0.33 5 3 4.00 7 11 3.33 35.00 31.00 24.67 210.593 7205 7205 2067 3
4 399 - ELA ŞEN 8 / A 11 8 8.33 7 3 6.00 6 4 4.67 0 0 0.00 2 4 0.67 8 10 4.67 34.00 29.00 24.34 196.815 8105 8105 2303 4
5 169 - HAKAN ÇELİK 8 / B 12 8 9.33 4 5 2.33 4 6 2.00 3 7 0.67 5 15 0.00 9 11 5.33 37.00 52.00 19.66 194.281 8305 8305 2355 5
6 177 - ŞAFAK AYDIN 8 / A 8 12 4.00 5 5 3.33 8 2 7.33 4 6 2.00 2 8 -0.67 12 8 9.33 39.00 41.00 25.32 193.778 8373 8373 2375 6
7 153 - ALEYNA ÜRGER 8 / A 8 8 5.33 4 4 2.67 5 5 3.33 0 0 0.00 0 0 0.00 9 7 6.67 26.00 24.00 18.00 180.000 9460 9460 2657 7
8 197 - NURDAN ANIK 8 / B 7 8 4.33 1 7 -1.33 6 4 4.67 0 0 0.00 3 1 2.67 8 9 5.00 25.00 29.00 15.34 176.059 9802 9802 2754 8
9 123 - YUSUF KIZILKAYA 8 / A 8 9 5.00 3 5 1.33 6 3 5.00 0 2 -0.67 1 5 -0.67 9 8 6.33 27.00 32.00 16.32 171.556 10273 10273 2883 9

10 103 - ABDURRAHMAN ÖZEÇ 8 / A 9 11 5.33 6 4 4.67 3 7 0.67 1 3 0.00 2 10 -1.33 9 11 5.33 30.00 46.00 14.67 163.200 11105 11105 3116 10
11 4 - ÖMER KADİR UYULMAZ 8 / A 6 4 4.67 0 4 -1.33 3 7 0.67 1 3 0.00 0 4 -1.33 8 4 6.67 18.00 26.00 9.35 158.341 11594 11594 3273 11
12 2 - RAMAZAN ULUDAŞDEMİR 8 / B 3 7 0.67 0 5 -1.67 4 6 2.00 0 1 -0.33 5 3 4.00 6 4 4.67 18.00 26.00 9.34 155.348 11915 11915 3361 12
13 110 - ELİF ALADA 8 / A 7 12 3.00 2 7 -0.33 5 4 3.67 0 3 -1.00 3 5 1.33 8 11 4.33 25.00 42.00 11.00 154.785 11998 11998 3382 13
14 105 - M SALİH GÜÇ 8 / A 4 15 -1.00 6 4 4.67 6 4 4.67 2 3 1.00 5 5 3.33 8 11 4.33 31.00 42.00 17.00 154.785 11998 11998 3382 13
15 198 - SİNEM SUBATAN 8 / B 4 6 2.00 2 2 1.33 6 4 4.67 0 0 0.00 0 0 0.00 3 0 3.00 15.00 12.00 11.00 138.519 13898 13898 3937 15
16 116 - MUHAMMED AL İÇİÇEK 8 / B 6 14 1.33 5 5 3.33 9 1 8.67 1 9 -2.00 4 16 -1.33 8 12 4.00 33.00 57.00 14.00 138.519 13898 13898 3937 15
17 118 - SELVİ SUBATAN 8 / B 4 6 2.00 0 0 0.00 6 4 4.67 0 0 0.00 1 0 1.00 6 14 1.33 17.00 24.00 9.00 132.578 14606 14606 4139 17
18 161 - ELİF BOZTAŞ 8 / B 4 7 1.67 0 1 -0.33 3 2 2.33 1 5 -0.67 0 0 0.00 3 0 3.00 11.00 15.00 6.00 129.644 14920 14920 4218 18
19 214 - MUSA GÜL 8 / B 7 13 2.67 1 9 -2.00 2 8 -0.67 1 9 -2.00 2 12 -2.00 8 9 5.00 21.00 60.00 1.00 126.681 15220 15220 4302 19
20 142 - MUSTAFA BİRDAL 0 / B 5 15 0.00 0 10 -3.33 4 6 2.00 5 5 3.33 4 16 -1.33 9 11 5.33 27.00 63.00 6.00 126.667 15234 15234 4305 20
21 191 - İBRAHİM YILMAZ 8 / B 6 14 1.33 0 6 -2.00 1 6 -1.00 2 5 0.33 0 0 0.00 3 0 3.00 12.00 31.00 1.66 121.704 15737 15737 4432 21
22 200 - YAREN ÇAYLAK 8 / B 5 14 0.33 3 7 0.67 3 5 1.33 1 3 0.00 1 7 -1.33 8 12 4.00 21.00 48.00 5.00 120.741 15810 15810 4463 22
23 189 - ENES USLU 8 / B 4 11 0.33 1 6 -1.00 3 2 2.33 1 0 1.00 1 0 1.00 4 9 1.00 14.00 28.00 4.66 117.259 16116 16116 4556 23
24 194 - KADİR ÇETİN 8 / B 3 7 0.67 1 5 -0.67 5 3 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 4 10 0.67 13.00 25.00 4.67 112.874 16438 16438 4649 24
25 199 - VİLDAN AYDIN 8 / B 5 12 1.00 2 3 1.00 1 4 -0.33 0 0 0.00 0 0 0.00 4 13 -0.33 12.00 32.00 1.34 104.963 16909 16909 4791 25


